19/12/23, 14:50 Correo: Garantias Contractuales - Outlook

Poliza Modificada OC 108944

Doris Janneth Raquira Lopez <djraquira@alcaldiabogota.gov.co>
Mié 15/11/2023 14:27

Para:Garantias Contractuales <garantiascontractuales@alcaldiabogota.gov.co>
CC:Nydia Janette Moreno Buitrago <njmoreno@alcaldiabogota.gov.co>;Maria Yenifer Prada Pefia <myprada@alcaldiabogota.gov.co>

ﬂJ 1 archivos adjuntos (700 KB)
POLIZA ANEXO 3 OC 108944.pdf;

cordial saludo
Remito documento ajustado por parte del proveedor de acuerdo con las observaciones.

quedo atenta

Cordialmente,

DORIS JANNETH RAQUIRA LOPEZ
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINSTRATIVOS

‘ BOGOT’\ Secretaria General - Alcaldia Mayor de

B0GOTA
= R Bogotd

Tel: (571) 381 3000 Ext. 1430

O

De: Nidya Gonzalez <jefecomprasautoinvercol@gmail.com>

Enviado: miércoles, 15 de noviembre de 2023 2:23 p. m.

Para: Maria Yenifer Prada Pefia <myprada@alcaldiabogota.gov.co>

Cc: rectsural@gmail.com <rectsural@gmail.com>; Doris Janneth Raquira Lopez <djraquira@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: Re: Poliza Modificada OC 108944

Buenas Tardes:

Reciban un cordial saludo.

Por medio de la presente nos permitimos enviar pdliza modificada de acuerdo a su solicitud, para por favor continuar su tramite.
Agradezco la atencion prestada.

Atentamente

Nidya Gonzalez

Jefe Contable y Nomina Autoinvercol
Avenida Boyaca No. 22-70

Bogota- Colombia

Tel. (601) 7301606

Movil 3124548999 -313 851 8863
jefecomprasautoinvercol@gmail.com

éﬁea amable con el medio ambiente: no imprima este correo a menos que sea completamente necesario

El mié, 15 nov 2023 a las 9:48, Maria Yenifer Prada Pefa (<myprada@alcaldiabogota.gov.co>) escribio:
Buenos dias
Remitimos respuesta de la Direccion de Contratacion con respecto a las pélizas presentadas de la orden de compra.

Cordialmente,

| MARIA YENIFER PRADA PENA ;ﬂg\
oo BOGOT’\ SUBDIRECTORA TECNICA .

SUBDIRECCION DE SERVICIOS ™ oGY
ADMINSTRATIVOS S
Secretaria General - Alcaldia Mayor de

Bogota

https://outlook.office.com/mail/id/AAQkADg2ZWNhZmJJLTI1YmQtNGI3YS1hNTc3LTQONWMyNWMwYjA5Y QAQAKN%2Fie9wkLdEm%2FMpigB2hY ...
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19/12/23, 14:50 Correo: Garantias Contractuales - Outlook
Tel: (571) 381 3000 Ext. 1430

De: Garantias Contractuales <garantiascontractuales@alcaldiabogota.gov.co>
Enviado el: miércoles, 15 de noviembre de 2023 8:00 a. m.

Para: Doris Janneth Raquira Lopez <djraquira@alcaldiabogota.gov.co>

CC: Maria Yenifer Prada Pefia <myprada@alcaldiabogota.gov.co>

Asunto: RE: Poliza Modificada OC 108944

Buenos dias

Se rechaza la pdliza (anexos 1y 2) por las siguientes razones:

1. La vigencia final (VIGENCIA HASTA) para el amparo por pago de salarios no fue actualizado de conformidad con lo indicado en el
acuerdo marco de precios. Por favor solicitar a la aseguradora ampliar esta fecha por lo menos hasta el 31/01/2027.

Agradecemos remitir por este medio la poéliza con los ajustes requeridos para proceder con la verificacion.

Cordialmente,

v > o GRUPO GESTION DE GARANTIAS i;-:}'*‘«'::_
um ‘ BOGOTA Tel (571)381 3000 Ext. 1547 % SGS
e pomomae > R BN

De: Doris Janneth Raquira Lopez <djraquira@alcaldiabogota.gov.co>

Enviado: miércoles, 1 de noviembre de 2023 10:59

Para: Nydia Janette Moreno Buitrago <njmoreno@alcaldiabogota.gov.co>

Cc: Garantias Contractuales <garantiascontractuales@alcaldiabogota.gov.co>; Maria Yenifer Prada Pefia <myprada@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: RV: Poliza Modificada OC 108944

cordial saludo
Remito POLIZA relacionada con la OC.108944, para su revision y aprobacion.
quedo atenta

Cordialmente,

SUBDIRECCION DE SERVICIOS

Aol | BOGOT’\ ADMINSTRATIVOS S, o

PEROCTARE Secretaria General - Alcaldia Mayor de o
Bogota
Tel: (571) 381 3000 Ext. 1430

DORIS JANNETH RAQUIRA LOPEZ {fﬂ&\“
©

De: Nidya Gonzalez <jefecomprasautoinvercol@gmail.com>

Enviado: martes, 31 de octubre de 2023 5:34 p. m.

Para: Doris Janneth Raquira Lopez <djraquira@alcaldiabogota.gov.co>

Cc: INVERSIONES Y REPUESTOS SURAMERICANA ltda <rectsural@gmail.com>
Asunto: Poliza Modificada OC 108944

Buenas Tardes:
Reciban un cordial saludo.
Por medio de la presente nos permitimos enviar polizas modificadas, para por favor continuar su tramite.

Agradezco la atencion prestada.

Atentamente
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19/12/23, 14:50 Correo: Garantias Contractuales - Outlook

Nidya Gonzalez

Jefe Contable y Nomina Autoinvercol
Avenida Boyaca No. 22-70

Bogota- Colombia

Tel. (601) 7301606

Movil 3124548999 -313 851 8863
jefecomprasautoinvercol@gmail.com

éﬁa amable con el medio ambiente: no imprima este correo a menos que sea completamente necesario
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